
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 6 M 17 OO8 DS 668 358 1094 28690

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 7 10,66 7 3 6,08 8 2 6,74 6 4 4,45 5 9 2,37 9 9 6,30 48 33 36,60 266,800

Okul Ortalaması 12 7 9,41 6 3 5,43 7 3 6,19 5 4 3,80 4 7 1,18 8 10 4,49 42 35 30,50 222,420

KATILIMLAR

1 112 SUDE TAŞ 8C 19 1 18,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 10 5 8,33 12 7 9,67 68 16 62,67 463,620 1 1 21 153 3153

2 102 FİKRİ ŞAHİN 8A 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 3 0 3,00 18 2 17,33 66 7 63,67 460,523 1 2 22 159 3217

3 265 ESMANUR DENİZ 8B 20 0 20,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 3 1 2,67 15 4 13,67 65 8 62,35 460,510 1 3 24 164 3258

4 125 GÜLSÜM ERASLAN 8C 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 8 2 7,33 7 2 6,33 13 5 11,33 64 13 59,65 441,843 2 4 28 195 3976

5 118 ZEHRA SUDE UYSAL 8C 16 4 14,67 10 0 10,00 9 1 8,67 8 2 7,33 8 7 5,67 15 4 13,67 66 18 60,01 438,740 3 5 31 199 4064

6 151 NİSA NUR DİKENLİ 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 3 4,00 14 6 12,00 63 15 58,01 420,080 2 6 38 236 4793

7 268 FURKAN TOKSOY 8C 19 1 18,67 9 0 9,00 9 1 8,67 7 1 6,67 6 8 3,33 13 7 10,67 63 18 57,01 418,517 4 7 40 241 4872

8 139 AZRA KİRANLI 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 4 1,67 12 8 9,33 62 15 57,01 404,537 3 8 46 260 5427

9 152 ÖYKÜ KİRANLI 8A 19 1 18,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 12 8 9,33 59 11 55,33 388,987 2 9 51 283 6135

10 129 MERVEİLAYDA KO KAN8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 3 3 2,00 11 9 8,00 60 16 54,67 376,553 4 10 62 317 6696

11 156 SALİHA ÖNER 8C 18 2 17,33 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 8 4,33 9 8 6,33 60 22 52,66 376,533 5 11 63 319 6742

12 235 AYTEN ÖZBEY 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 10 0 10,00 4 8 1,33 14 5 12,33 61 20 54,33 373,443 3 12 65 321 6848

13 103 GÜLSÜM GÖÇMEN 8B 18 2 17,33 10 0 10,00 8 2 7,33 10 0 10,00 1 1 0,67 10 10 6,67 57 15 52,00 357,887 5 13 77 356 7570

14 157 SALİHA TAŞTEKİN 8B 17 3 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 10 0 10,00 2 2 1,33 8 10 4,67 57 15 52,00 345,460 6 14 83 376 8208

15 104 HİLAL AKKAYA 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 9 1 8,67 10 0 10,00 3 5 1,33 8 7 5,67 56 17 50,34 342,337 4 15 84 379 8397

16 121 BEYZA KARACA 8A 17 3 16,00 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 11 9 8,00 56 24 48,00 339,207 5 16 91 393 8634

17 270 ŞEHRİ SILA DAĞLI 8B 14 6 12,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 2 1 1,67 12 8 9,33 53 20 46,34 323,657 7 17 98 423 9507

18 131 OĞUZHAN AKBULUT 8A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 3 3 2,00 7 13 2,67 54 22 46,67 314,340 6 18 106 446 9980

19 266 MUSTAEA TÜRKMEN 8A 16 1 15,67 9 0 9,00 8 2 7,33 9 1 8,67 1 19 -5,33 13 7 10,67 56 30 46,01 312,780 7 19 108 452 10150

20 148 ARZU TIRIL 8A 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 8 12 4,00 9 11 5,33 55 35 43,33 301,880 8 20 115 470 10773

21 964 CİHAN BARIŞ TURGUT 8A 15 5 13,33 9 1 8,67 7 2 6,33 5 5 3,33 2 0 2,00 10 7 7,67 48 20 41,33 300,307 9 21 117 475 10887

22 110 EFE KARA 8C 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 9 11 5,33 51 28 41,66 298,757 6 22 119 480 10967

23 114 YAĞMUR ÇİÇEK 8C 18 1 17,67 10 0 10,00 8 2 7,33 9 1 8,67 45 4 43,67 286,350 7 23 125 508 11654

24 138 ALİ DEMİRCAN 8C 16 4 14,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 11 5 9,33 44 18 38,00 286,293 8 24 126 511 11777

25 147 MEDİNE YILMAZ 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 7 13 2,67 10 8 7,33 52 36 40,00 276,993 8 25 130 529 12294

26 130 MUHAMMET TUNÇ 8C 13 7 10,67 8 1 7,67 7 3 6,00 7 3 6,00 4 5 2,33 9 7 6,67 48 26 39,34 275,433 9 26 133 532 12414

27 101 EYLEM GÜL SAVAŞ 8A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 6 4 4,67 5 8 2,33 10 10 6,67 50 33 39,01 273,877 10 27 137 539 12488

28 160 SILA * 8C 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 2 4,33 1 1 0,67 5 6 3,00 45 15 40,00 272,333 10 28 138 543 12558

29 145 HASAN DUMAN 8B 14 4 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 2 4,33 2 3 1,00 7 10 3,67 46 21 39,01 263,003 9 29 147 563 13193

30 146 ŞEBNEM TANKIRCI 8B 12 8 9,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 0 6 -2,00 10 10 6,67 50 26 41,34 258,367 10 30 149 568 13423

31 133 RECEPCAN ÇELTİKCİ 8C 12 8 9,33 7 2 6,33 7 3 6,00 3 1 2,67 4 3 3,00 9 7 6,67 42 24 34,00 247,420 11 31 160 595 14233

32 155 SAFİN Z ERKEÇ 8A 13 3 12,00 6 2 5,33 10 0 10,00 6 2 5,33 4 5 2,33 39 12 34,99 230,343 11 32 172 631 15333

33 142 CANSEVER YAVUZ 8B 13 7 10,67 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 3 4 1,67 6 10 2,67 44 29 34,34 230,337 11 33 173 632 15338

34 161 YAĞMUR GÖKSU 8A 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 5 5 3,33 7 7 4,67 6 14 1,33 45 39 31,99 220,993 12 34 187 661 15979

35 275 HASRET YİTÜK 8C 17 3 16,00 1 5 -0,67 6 4 4,67 6 3 5,00 4 9 1,00 34 24 26,00 200,740 12 35 204 712 17378

36 58 DAMLA ÇİÇEK 8A 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 0 2 -0,67 5 14 0,33 40 31 29,66 193,010 13 36 212 729 17832

37 0 CANSUKOŞ 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 7 2 6,33 6 4 4,67 1 6 -1,00 6 13 1,67 38 37 25,67 166,563 12 37 237 792 19526

38 106 MUHARREM KARACA 8C 10 10 6,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 3 7 0,67 0 1 -0,33 12 8 9,33 32 39 19,00 161,837 13 38 243 804 19902

39 158 SEMİH İNAN 8B 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 15 -1,00 38 46 22,66 158,767 13 39 244 805 20080

40 122 EMRE ÇOLAK 8B 14 6 12,00 5 5 3,33 7 3 6,00 3 7 0,67 29 21 22,00 158,760 14 40 245 806 20092

41 141 BERKAY SAVAŞ 8B 11 8 8,33 7 3 6,00 8 1 7,67 2 6 0,00 1 12 -3,00 6 11 2,33 35 41 21,33 135,453 15 41 259 847 21420

42 117 YAŞAR EMRE FIRTINA 8C 11 9 8,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 6 14 1,33 34 56 15,33 133,840 14 42 260 852 21616

43 108 OĞUZHAN ERTAŞ 8B 8 12 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 8 12 4,00 39 51 22,00 127,693 16 43 264 863 21828

44 137 SUDE ÖNCÜ 8C 9 9 6,00 5 4 3,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 4 13 -0,33 32 42 18,00 126,100 15 44 269 874 22018

45 97 ELİF DİLARA YILDIRIM 8C 5 9 2,00 6 1 5,67 6 2 5,33 1 9 -2,00 7 9 4,00 6 10 2,67 31 40 17,67 122,990 16 45 275 882 22130

46 0 KOR Y KÖSE 8C 13 6 11,00 1 9 -2,00 1 8 -1,67 4 3 3,00 19 26 10,33 99,617 17 46 292 918 23417

47 208 KAMİL AÇIKBAŞGİL 8B 8 12 4,00 7 3 6,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 12 -1,00 5 12 1,00 33 49 16,67 96,573 17 47 293 920 23483

                                                1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 8. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 6 M 17 OO8 DS 668 358 1094 28690

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 7 10,66 7 3 6,08 8 2 6,74 6 4 4,45 5 9 2,37 9 9 6,30 48 33 36,60 266,800

Okul Ortalaması 12 7 9,41 6 3 5,43 7 3 6,19 5 4 3,80 4 7 1,18 8 10 4,49 42 35 30,50 222,420

KATILIMLAR

48 123 ERAY ŞAHİN 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 32 58 12,66 96,533 14 48 294 921 23580

49 140 BERKAY ÖZDEMİ 8B 7 13 2,67 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 5 15 0,00 5 15 0,00 35 55 16,68 90,360 18 49 296 928 23776

50 215 SALİH SÜMER 8B 7 13 2,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 9 4,00 2 15 -3,00 32 51 15,00 87,237 19 50 299 936 23985

51 149 MURAT KELHÜSEYİNOĞLU8A 8 12 4,00 8 2 7,33 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 29 41 15,34 84,133 15 51 301 939 24097

52 98 EMRE AKGİŞ 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 8 12 4,00 5 15 0,00 31 59 11,33 77,880 16 52 308 952 24459

53 126 İREM SULTAN KAYA 8A 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,33 71,667 17 53 312 958 24707

54 150 KORAY ZENGİN 8C 5 15 0,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 6 1,00 10 10 6,67 25 54 7,01 68,517 18 54 314 966 24882

55 269 SEMİH MENTEŞ 8A 6 14 1,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 31 59 11,32 65,453 18 55 315 969 24940

56 135 SEDA NUR AYDIN 8A 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 30 60 10,00 59,227 19 56 320 978 25197

57 119 BAHAR ÇETİNKAYA 8A 7 13 2,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 27 63 6,00 59,187 20 57 321 982 25309

58 273 DİIARA KOŞ 8A 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 6 13 1,67 28 61 7,67 49,883 21 58 325 990 25633

59 966 NİHAL AKGİŞ 8A 6 11 2,33 5 1 4,67 6 2 5,33 2 18 -4,00 6 14 1,33 25 46 9,66 43,690 22 59 327 997 25844

60 109 SONGÜL KARATAY 8C 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 28 62 7,33 40,560 19 60 329 1004 25934

61 272 CENNET YILDIRIM 8A 6 14 1,33 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 17 -2,67 6 13 1,67 27 62 6,32 31,230 23 61 335 1021 26313

62 136 SILA ÖNCÜ 8A 5 10 1,67 4 3 3,00 4 4 2,67 1 7 -1,33 3 9 0,00 3 11 -0,67 20 44 5,34 29,667 24 62 336 1023 26360

63 220 KAZIM DÜNDAR 8 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 13 1,67 19 50 2,35 12,550 1 63 342 1045 26968

64 114 YAĞMU  ÇİÇEK 8C 2 7 -0,33 3 6 1,00 5 13 0,67 3,213 20 64 347 1057 27259

65 153 RIDVAN AYDINLI 8C 4 16 -1,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 0 1 -0,33 1 0 1,00 12 40 -1,33

66 105 KORAY KÖSE 8C 6 14 1,33 3 17 -2,67 9 31 -1,34

67 965 YUYUF YENER 8B 4 16 -1,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 2 11 -1,67 18 60 -2,00

68 228 GÖKHAN ALİ GÜNGÖR 8B 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 17 -2,67 2 17 -3,67 14 75 -11,01
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 6 M 17 OO7 DS 648 344 1139 21291

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 7 10,13 7 3 5,61 6 4 4,78 5 4 3,87 10 8 7,01 12 8 9,21 52 34 40,61 328,200

Okul Ortalaması 12 8 9,32 6 4 5,04 6 4 4,21 5 5 2,81 10 9 6,60 11 9 7,83 49 39 35,81 284,230

KATILIMLAR

1 2 AHMET KAHYAOĞLU 7C 16 3 15,00 10 0 10,00 7 2 6,33 9 1 8,67 19 1 18,67 16 3 15,00 77 10 73,67 570,910 1 1 19 116 1841

2 54 S GÜL GÖKGÖZOĞLU 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 2 17,33 14 6 12,00 76 14 71,33 544,480 1 2 33 166 2459

3 42 METİN YILMAZ 7B 17 3 16,00 7 3 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 18 2 17,33 16 4 14,67 71 19 64,67 525,773 1 3 49 205 3014

4 19 GİZEM KELEŞ 7A 18 2 17,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 17 3 16,00 15 5 13,33 71 19 64,66 519,560 2 4 51 217 3182

5 46 MURAT GÖREN 7C 16 3 15,00 9 1 8,67 8 1 7,67 7 3 6,00 13 3 12,00 16 4 14,67 69 15 64,01 493,147 2 5 67 253 3961

6 59 SİNEM ASLAN 7A 17 3 16,00 8 2 7,33 8 2 7,33 8 2 7,33 14 4 12,67 14 6 12,00 69 19 62,66 482,260 3 6 74 276 4310

7 32 KORKMAZ COŞKUN 7A 15 4 13,67 7 2 6,33 5 2 4,33 7 3 6,00 15 4 13,67 17 3 16,00 66 18 60,00 482,233 4 7 75 280 4368

8 69 YUS * UTKU GÜZEL 7B 16 4 14,67 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 17 2 16,33 13 7 10,67 67 21 60,01 474,467 2 8 81 292 4594

9 10 E BEDİRHAN KURT 7C 15 5 13,33 7 3 6,00 10 0 10,00 8 2 7,33 14 6 12,00 13 7 10,67 67 23 59,33 444,947 3 9 98 343 5585

10 82 BEYZA NUR KOÇ 7A 17 3 16,00 9 1 8,67 5 5 3,33 7 3 6,00 13 3 12,00 12 8 9,33 63 23 55,33 432,480 5 10 105 369 6060

11 81 BATUHAN ÇETİNKAYA 7A 16 4 14,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 3 6,00 13 7 10,67 14 6 12,00 63 27 54,01 426,253 6 11 109 385 6305

12 48 ÖMER YÜCEL 7A 13 7 10,67 8 2 7,33 5 5 3,33 9 1 8,67 14 6 12,00 13 7 10,67 62 28 52,67 401,387 7 12 124 428 7239

13 44 MİNE BAYRAM 7B 16 4 14,67 8 2 7,33 7 2 6,33 5 5 3,33 14 4 12,67 10 10 6,67 60 27 51,00 396,710 3 13 129 440 7438

14 274 BEKİR KÖKCÜ 7B 14 6 12,00 10 0 10,00 7 3 6,00 5 5 3,33 12 8 9,33 12 8 9,33 60 30 49,99 376,507 4 14 142 485 8222

15 12 ELANUR KAHRAMANOĞLU7C 13 7 10,67 6 4 4,67 10 0 10,00 2 6 0,00 11 3 10,00 13 7 10,67 55 27 46,01 360,933 4 15 157 524 8915

16 26 HÜSEYİN CAN 7A 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 10 7 7,67 13 7 10,67 56 29 46,34 353,170 8 16 162 533 9187

17 233 ALEYNA KAYA 7A 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 2 6,33 9 5 7,33 13 7 10,67 56 27 46,99 346,963 9 17 166 542 9423

18 14 EMİRHAN BAYBURT 7C 15 5 13,33 7 3 6,00 5 5 3,33 5 5 3,33 10 10 6,67 12 8 9,33 54 36 41,99 332,933 5 18 171 569 10024

19 21 HALE NUR KICIK 7B 12 8 9,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 4 4,67 12 4 10,67 11 9 8,00 53 32 42,34 328,277 5 19 174 581 10188

20 20 HAKKI AY 7B 13 7 10,67 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 12 8 9,33 11 9 8,00 52 38 39,34 314,267 6 20 185 614 10803

21 37 MELİKE KAHRAMAN 7B 13 7 10,67 5 3 4,00 5 4 3,67 4 6 2,00 11 8 8,33 12 8 9,33 50 36 38,00 309,593 7 21 188 625 10959

22 3 DAMLA GDDİK 7C 14 6 12,00 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 9 9 6,00 11 9 8,00 51 37 38,67 301,833 6 22 193 639 11299

23 0 İREM DEVECİ 7C 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 10 5,67 12 8 9,33 51 38 38,33 292,510 7 23 200 664 11670

24 62 TAHİR BAYBURT 7B 12 8 9,33 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 11 5,33 11 9 8,00 50 40 36,66 276,960 8 24 209 692 12233

25 72 BÜŞRA NUR KÖSE 7B 13 6 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 6 12 2,00 13 7 10,67 48 39 35,01 273,837 9 25 210 694 12368

26 204 AKIN ŞİMSEK 7A 16 4 14,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 10 10 6,67 47 43 32,68 270,707 10 26 216 709 12533

27 13 EMİR MURAT ÇİLEK 7C 11 9 8,00 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 14 1,33 12 8 9,33 48 42 33,99 245,867 8 27 229 759 13397

28 47 MUSTAFAENVERKÖSE 7B 15 5 13,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 6 14 1,33 10 10 6,67 46 44 31,33 245,840 10 28 230 761 13456

29 30 KADİR BOZDEMİR 7A 12 8 9,33 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 6 14 1,33 11 9 8,00 47 43 32,66 239,640 11 29 236 777 13666

30 1 AHMET KİRENCİOĞLU 7A 10 8 7,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 14 6 12,00 42 46 26,66 233,367 12 30 245 798 14010

31 25 HATİCE ARSLAN 7B 9 5 7,33 5 5 3,33 6 2 5,33 3 7 0,67 7 10 3,67 10 8 7,33 40 37 27,66 214,737 11 31 250 830 14635

32 339 YAĞMUR ÖZCAN 7C 6 14 1,33 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 5 15 0,00 10 9 7,00 44 45 29,00 174,363 9 32 266 901 15951

33 51 RECEP KELHÜSEYİNOĞLU7A 13 7 10,67 7 3 6,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 40 50 23,34 171,200 13 33 267 907 16036

34 39 METİN ENES AKTA Ş 7A 10 10 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 8 12 4,00 40 50 23,34 171,200 13 33 267 907 16036

35 24 HASAN CAN 7A 7 13 2,67 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 10 10 6,67 9 11 5,33 39 51 22,01 171,187 15 35 269 910 16069

36 68 YASİN KAHRAMAN 7A 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 14 6 12,00 6 14 1,33 37 53 19,34 164,947 16 36 271 918 16282

37 22 HALİL AKAY 7C 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 40 50 23,34 152,560 10 37 273 927 16534

38 75 İLAYDA KARACA 7B 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 8 12 4,00 9 11 5,33 35 55 16,66 133,853 12 38 281 956 17087

39 336 CEMRE YAĞMUR ÇİL 7C 11 9 8,00 3 7 0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 9 11 5,33 4 16 -1,33 34 56 15,34 127,627 11 39 285 964 17269

40 5 AZRA ELKOVAN 7C 11 8 8,33 1 3 0,00 1 1 0,67 0 5 -1,67 3 8 0,33 8 12 4,00 24 37 11,66 113,610 12 40 292 988 17663

41 271 MEHMET ELKOVAN 7B 5 15 0,00 10 0 10,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 8 12 4,00 35 55 16,66 102,787 13 41 297 1000 17890

42 124 BUSE BAYKAN 7C 9 11 5,33 1 4 -0,33 0 10 -3,33 4 6 2,00 7 12 3,00 7 13 2,67 28 56 9,34 94,947 13 42 302 1012 18171

43 49 ÖZGENUR KİRENCİGİL 7A 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 3 15 -2,00 8 12 4,00 33 53 15,34 93,453 17 43 303 1013 18177

44 53 RESUL ÖZTÜRK 7A 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 6 14 1,33 27 63 6,00 52,973 18 44 315 1053 19149

45 15 EMİRHAN KÜLCÜ 7B 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 8 12 4,00 27 63 5,99 40,547 14 45 318 1059 19396

46 23 HAMİDEGÜNEŞ 7C 3 17 -2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 10 10 6,67 26 64 4,66 40,533 14 46 319 1061 19429

47 71 ZEHRA KOCAMAN 7C 8 12 4,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 25 65 3,34 40,520 15 47 320 1063 19461
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 7. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 6 M 17 OO7 DS 648 344 1139 21291

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 7 10,13 7 3 5,61 6 4 4,78 5 4 3,87 10 8 7,01 12 8 9,21 52 34 40,61 328,200

Okul Ortalaması 12 8 9,32 6 4 5,04 6 4 4,21 5 5 2,81 10 9 6,60 11 9 7,83 49 39 35,81 284,230

KATILIMLAR

48 16 EMİRHAN YILDIR 7B 5 15 0,00 0 10 -3,33 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 7 13 2,67 19 71 -4,65

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 6 M 17 OO6 DS 664 416 1549 28738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,74 5 4 3,89 7 3 5,89 5 5 3,00 10 9 6,40 10 10 6,27 47 39 34,19 273,090

Okul Ortalaması 10 9 7,30 6 4 4,81 6 3 5,26 4 6 2,26 9 10 6,15 10 10 6,17 46 42 31,95 249,160

KATILIMLAR

1 168 ECE NİSA AYDIN 6C 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 18 2 17,33 19 1 18,67 83 7 80,66 625,347 1 1 7 37 418

2 93 ASLI AKKAYA 6C 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 14 6 12,00 17 3 16,00 77 13 72,67 550,707 2 2 21 139 1841

3 76 EMRECAN K R YEMİŞ 6B 12 6 10,00 10 0 10,00 8 2 7,33 7 1 6,67 18 1 17,67 18 2 17,33 73 12 69,00 532,030 1 3 29 177 2351

4 171 ZEYNEP KÖKCÜ 6C 14 6 12,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 2 7,33 18 1 17,67 15 5 13,33 74 15 69,00 522,710 3 4 30 189 2598

5 169 FATİH ÇELİK 6C 13 7 10,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 17 1 16,67 17 3 16,00 72 15 67,01 514,923 4 5 35 203 2826

6 77 EYÜP ERASLAN 6B 12 8 9,33 8 2 7,33 9 0 9,00 5 5 3,33 18 2 17,33 18 2 17,33 70 19 63,65 502,463 2 6 39 233 3263

7 34 İREM YAYKAN 6A 13 4 11,67 8 1 7,67 9 1 8,67 6 4 4,67 15 1 14,67 15 3 14,00 66 14 61,35 474,480 1 7 58 308 4187

8 18 CANSU GÜL 6A 16 4 14,67 9 1 8,67 9 1 8,67 5 5 3,33 14 6 12,00 15 5 13,33 68 22 60,67 469,813 2 8 61 317 4300

9 143 OSMAN ARPACIOĞLU 6C 14 6 12,00 7 3 6,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 6 12,00 15 5 13,33 67 23 59,33 451,160 5 9 70 348 4916

10 111 MİRAY ÖZCAN 6C 13 6 11,00 10 0 10,00 7 1 6,67 9 1 8,67 13 4 11,67 13 4 11,67 65 16 59,68 438,737 6 10 78 369 5356

11 187 İBRAHİM DEMİROĞLU 6B 11 9 8,00 9 1 8,67 7 3 6,00 4 6 2,00 15 5 13,33 17 3 16,00 63 27 54,00 426,253 3 11 82 394 5879

12 43 NEHİR AĞALI 6A 15 5 13,33 8 2 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 10 9 7,00 16 4 14,67 62 26 53,33 412,267 3 12 91 417 6433

13 79 FATMANUR AKBULUT 6B 15 5 13,33 7 3 6,00 6 4 4,67 3 7 0,67 11 7 8,67 17 3 16,00 59 29 49,34 407,567 4 13 93 426 6647

14 192 OSMAN TER İ 6B 10 7 7,67 6 4 4,67 7 1 6,67 4 3 3,00 15 0 15,00 14 6 12,00 56 21 49,01 390,477 5 14 102 457 7241

15 31 FURKAN TOPAÇ 6A 13 6 11,00 5 5 3,33 8 1 7,67 5 5 3,33 16 3 15,00 11 9 8,00 58 29 48,33 384,257 4 15 105 469 7504

16 66 BERRA BUSE ERDOĞAN6B 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 12 7 9,67 13 7 10,67 58 31 47,68 367,163 6 16 121 518 8248

17 55 YAĞMUR EROL 6A 11 9 8,00 9 1 8,67 8 2 7,33 7 3 6,00 12 7 9,67 12 8 9,33 59 30 49,00 354,750 5 17 127 545 8768

18 184 HATİCE KÜBRA TÜRKMEN6B 13 6 11,00 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 10 8 7,33 13 6 11,00 56 30 46,00 351,613 7 18 128 555 8925

19 35 İSMAİL AKKOYUN 6A 13 7 10,67 7 3 6,00 9 1 8,67 4 6 2,00 11 9 8,00 12 8 9,33 56 34 44,67 339,173 6 19 133 578 9488

20 120 MURAT ANIL YILMAZ 6C 14 6 12,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 13 7 10,67 9 11 5,33 54 36 42,00 326,720 7 20 142 603 10058

21 170 ALİ İHSAN YILMAZ 6C 8 12 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 6 4 4,67 10 10 6,67 15 5 13,33 54 36 42,01 308,080 8 21 156 649 10894

22 84 MELİKE ÇETİNKAYA 6B 10 10 6,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 14 6 12,00 8 12 4,00 52 38 39,33 289,413 8 22 166 687 11838

23 154 SUDENUR DERELİ 6C 12 8 9,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 9 11 5,33 12 8 9,33 51 39 37,99 289,400 9 23 167 689 11898

24 172 MEHMET TURGUT 6A 10 10 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 10 7 7,67 11 9 8,00 51 36 39,01 286,303 7 24 169 693 12051

25 174 MEDİNE TOSUN 6C 9 11 5,33 7 3 6,00 8 2 7,33 6 4 4,67 10 10 6,67 12 8 9,33 52 38 39,33 283,200 10 25 174 704 12162

26 189 MİNE MELİKE TOSUN 6C 12 8 9,33 8 2 7,33 10 0 10,00 4 6 2,00 9 11 5,33 8 12 4,00 51 39 37,99 264,547 11 26 186 756 13083

27 134 NAZLI İREM KAHRAMAN6C 13 6 11,00 7 3 6,00 9 1 8,67 7 3 6,00 7 11 3,33 6 13 1,67 49 37 36,67 245,893 12 27 201 797 14025

28 165 YA MUR TURHAN 6C 9 11 5,33 8 2 7,33 8 1 7,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 10 10 6,67 47 42 33,00 241,197 13 28 205 809 14342

29 195 MUSTAFA ENES AKAY 6B 10 10 6,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 5 5 3,33 10 10 6,67 12 8 9,33 44 45 29,00 241,157 9 29 207 811 14365

30 96 GAMZE KIZILASLAN 6C 10 10 6,67 9 1 8,67 5 5 3,33 6 4 4,67 8 12 4,00 10 10 6,67 48 42 34,01 239,653 14 30 208 814 14389

31 74 EMEL YILAF 6B 9 11 5,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 11 9 8,00 9 11 5,33 44 46 28,67 220,960 10 31 221 867 15510

32 162 ŞAZİYE ÜSTÜN 6C 10 10 6,67 3 7 0,67 6 4 4,67 7 3 6,00 7 13 2,67 11 9 8,00 44 46 28,68 214,747 15 32 229 888 15802

33 210 SAMET ÇOLAK 6C 10 10 6,67 4 6 2,00 8 1 7,67 4 6 2,00 7 8 4,33 8 10 4,67 41 41 27,34 200,753 16 33 244 934 16628

34 217 YUNUS EMRE ACAR 6A 9 11 5,33 6 4 4,67 8 1 7,67 6 3 5,00 10 8 7,33 5 15 0,00 44 42 30,00 199,227 8 34 245 936 16651

35 83 KARDELEN BAYBURT 6B 11 9 8,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 9 11 5,33 7 13 2,67 42 48 26,01 196,080 11 35 248 948 16856

36 9 BERRA MENTEŞ 6A 10 10 6,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 11 9 8,00 8 12 4,00 39 51 22,00 189,827 9 36 254 974 17299

37 65 AYSU NİL LÜSNA 6B 12 6 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 2 8 -0,67 4 16 -1,33 8 12 4,00 42 46 26,67 183,660 12 37 258 985 17519

38 70 EDANUR       AKTAŞGİL6B 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 42 48 26,00 183,653 13 38 259 986 17528

39 8 BERKAY ALTUNTAŞ 6A 12 8 9,33 6 4 4,67 4 3 3,00 1 8 -1,67 6 14 1,33 7 9 4,00 36 46 20,66 164,960 10 39 275 1043 18729

40 36 KEMAL KARGIN 6A 13 6 11,00 8 2 7,33 6 3 5,00 1 9 -2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 39 49 22,66 163,427 11 40 276 1046 18798

41 86 MUSTAFA KARGIN 6B 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 9 11 5,33 9 11 5,33 36 54 17,99 158,720 14 41 284 1069 19145

42 92 YELİZ AKTAŞOĞLU 6B 6 14 1,33 5 5 3,33 8 2 7,33 4 5 2,33 9 9 6,00 7 13 2,67 39 48 22,99 154,110 15 42 285 1074 19259

43 166 YAKUP DEMİR 6C 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 4 6 2,00 7 13 2,67 7 13 2,67 39 51 22,00 152,547 17 43 287 1077 19349

44 64 AHMET ŞİMŞEK 6B 10 10 6,67 6 4 4,67 8 2 7,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 15 0,00 39 51 22,00 152,547 16 43 287 1077 19349

45 91 VAHİDE ÇETİNKAYA 6B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 7 13 2,67 10 10 6,67 37 53 19,34 146,307 17 45 295 1102 19802

46 163 UTKU AKSOY 6C 9 11 5,33 5 5 3,33 7 3 6,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 35 55 16,65 115,213 18 46 322 1185 21479

47 4 MERVE ATALAY 6A 11 9 8,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 7 13 2,67 32 58 12,66 115,173 12 47 326 1191 21614
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 6. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 6 M 17 OO6 DS 664 416 1549 28738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,74 5 4 3,89 7 3 5,89 5 5 3,00 10 9 6,40 10 10 6,27 47 39 34,19 273,090

Okul Ortalaması 10 9 7,30 6 4 4,81 6 3 5,26 4 6 2,26 9 10 6,15 10 10 6,17 46 42 31,95 249,160

KATILIMLAR

48 89 ŞAZİYE GÜNDÜZ 6B 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 4 4,67 7 13 2,67 5 15 0,00 35 55 16,67 102,787 18 48 331 1219 22131

49 73 EFE KARATAY 6B 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 32 58 12,68 102,747 19 49 336 1228 22273

50 99 LÜTFİ EMİR AKÇA 6C 10 10 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 15 -1,00 6 14 1,33 33 56 14,33 99,657 19 50 338 1234 22410

51 214 RIDVAN MUTLU YİTÜK 6A 12 6 10,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 3 6 1,00 4 16 -1,33 6 14 1,33 30 56 11,33 99,627 13 51 339 1236 22430

52 0 FA* A ZEHRAMUS LU 6B 7 13 2,67 3 6 1,00 3 7 0,67 2 2 1,33 5 15 0,00 9 11 5,33 29 54 11,00 88,750 20 52 349 1264 23115

53 88 FİDAN AYRANCIGİL 6A 8 12 4,00 4 5 2,33 4 5 2,33 3 7 0,67 6 14 1,33 5 14 0,33 30 57 10,99 77,877 14 53 355 1296 23707

54 90 ŞEVKET SADRİ HOŞAF 6B 10 10 6,67 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 14 0,33 4 15 -1,00 30 58 10,67 77,873 21 54 356 1297 23710

55 50 NURŞANİ YURTSEVEN 6A 9 11 5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 30 60 9,99 71,653 15 55 363 1319 24045

56 0 YİĞİT AHMET YÜKSEL 6A 6 14 1,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 29 61 8,67 59,213 16 56 370 1353 24685

57 80 MEDİNE GÜLER 6B 7 13 2,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 4 16 -1,33 28 62 7,34 59,200 22 57 371 1357 24748

58 95 EMİRHAN TIRIL 6C 8 11 4,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 27 62 6,33 56,083 20 58 373 1366 24903

59 33 GÖKHAN ÇAKIR 6A 7 13 2,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 12 4,00 1 17 -4,67 29 59 9,33 53,007 17 59 374 1369 24997

60 159 ŞAZİYE COŞKUN 6C 5 15 0,00 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 5 15 0,00 29 61 8,66 28,147 21 60 388 1423 26209

61 4 BATUHAN ERTAŞ 6A 6 14 1,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 0 10 -3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 24 66 1,99 21,867 18 61 396 1445 26593

62 29 EMRE URAL 6A 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 5 2,33 3 6 1,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 25 63 3,99 6,353 19 62 402 1471 27189

63 173 ONUR COŞKUN 6C 5 15 0,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 4 16 -1,33 22 68 -0,67

64 115 MUHAMME TKANSIZOĞLU6C 4 16 -1,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 0 10 -3,33 6 14 1,33 3 17 -2,67 18 72 -6,00
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 6 M 17 OO5 DS 651 205 882 19784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 8,07 5 4 3,88 6 4 4,75 4 6 2,22 11 8 8,71 10 9 7,09 48 40 34,72 290,270

Okul Ortalaması 10 9 7,36 5 5 3,12 5 4 3,71 3 5 1,54 10 9 7,03 10 9 6,63 43 41 29,39 251,670

KATILIMLAR

1 206 YAĞMUR ELMACIOĞLU5B 18 2 17,33 6 4 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 18 2 17,33 18 2 17,33 75 15 69,99 569,320 1 1 2 30 735

2 230 ATAKAN MEŞE 5A 15 5 13,33 8 2 7,33 9 1 8,67 8 2 7,33 18 2 17,33 18 2 17,33 76 14 71,32 556,907 1 2 5 40 898

3 196 NİSA NUR BALCI 5A 18 2 17,33 8 2 7,33 10 0 10,00 7 1 6,67 15 2 14,33 14 6 12,00 72 13 67,66 519,590 2 3 10 80 1699

4 94 AYSİMA AKKAYA 5A 17 3 16,00 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 16 3 15,00 16 4 14,67 71 18 65,01 516,457 3 4 13 90 1816

5 222 RAVZA NUR ÇETİNKAYA5B 15 5 13,33 7 3 6,00 9 1 8,67 6 2 5,33 14 3 13,00 16 4 14,67 67 18 61,00 476,030 2 5 18 140 2907

6 100 AYŞE NAZ YILM* 5 14 6 12,00 9 1 8,67 8 2 7,33 5 3 4,00 13 5 11,33 18 2 17,33 67 19 60,66 472,920 1 6 20 144 3041

7 180 ESRA YILAF 5B 16 3 15,00 6 4 4,67 7 2 6,33 1 3 0,00 15 2 14,33 14 6 12,00 59 20 52,33 437,110 3 7 24 197 4286

8 212000ZEYNEP SUDE ÇAYLI 5A 15 5 13,33 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 16 3 15,00 14 6 12,00 62 27 53,00 435,563 4 8 25 199 4322

9 200 ÖMER MERİÇ YILMAZ 5C 12 8 9,33 7 3 6,00 8 2 7,33 4 6 2,00 18 2 17,33 14 6 12,00 63 27 53,99 432,467 1 9 26 206 4421

10 201 ÖZGENUR GÜNER 5B 11 6 9,00 8 1 7,67 6 3 5,00 7 2 6,33 16 0 16,00 13 6 11,00 61 18 55,00 424,710 4 10 29 212 4694

11 178 ESMA ERASLAN 5C 11 9 8,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 16 4 14,67 16 4 14,67 62 28 52,67 420,027 2 11 30 218 4858

12 226 YAĞMUR BALCIOĞLU 5C 15 5 13,33 7 2 6,33 8 2 7,33 5 2 4,33 15 3 14,00 11 8 8,33 61 22 53,65 416,930 3 12 31 223 4965

13 223 EZGİ ERDOĞDU 5C 15 4 13,67 7 2 6,33 8 2 7,33 8 2 7,33 13 3 12,00 11 9 8,00 62 22 54,66 412,280 4 13 33 229 5140

14 56 ALPER AKKAYA 5C 13 7 10,67 7 3 6,00 7 3 6,00 5 5 3,33 13 6 11,00 14 6 12,00 59 30 49,00 385,817 5 14 35 265 6065

15 128 BUKET BÜŞRA KANDEMİR5A 12 8 9,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 13 7 10,67 15 5 13,33 56 34 44,67 364,027 5 15 42 304 6925

16 176 EMİRHAN ÇOLAK 5A 13 7 10,67 5 5 3,33 7 3 6,00 11 8 8,33 16 4 14,67 52 27 43,00 357,797 6 16 44 315 7171

17 218 MUSTAFA BAĞCI 5B 14 5 12,33 7 2 6,33 7 3 6,00 2 3 1,00 10 8 7,33 13 4 11,67 53 25 44,66 354,707 5 17 45 316 7227

18 353 NURAY KICIK 5C 13 7 10,67 6 2 5,33 7 2 6,33 4 6 2,00 12 3 11,00 12 8 9,33 54 28 44,66 353,153 6 18 46 318 7259

19 194 NESLİHAN TOKA 5B 3 4 1,67 5 2 4,33 6 1 5,67 1 0 1,00 12 0 12,00 12 4 10,67 39 11 35,34 278,500 6 19 66 412 9844

20 207 YAREN ASLAN 5B 11 6 9,00 5 2 4,33 6 2 5,33 3 5 1,33 8 8 5,33 11 8 8,33 44 31 33,65 262,950 7 20 70 429 10419

21 78 ASLI ÜNZİLE HATUN 5C 13 7 10,67 4 6 2,00 7 3 6,00 4 6 2,00 11 8 8,33 8 12 4,00 47 42 33,00 261,390 7 21 71 431 10446

22 186 HÜSEYİN BERKE ÖNDER5C 10 9 7,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 13 7 10,67 9 10 5,67 46 42 32,01 258,273 8 22 74 438 10584

23 52 ALİ AYRANCIGİL 5A 11 9 8,00 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 11 8 8,33 12 8 9,33 44 45 28,99 255,137 7 23 77 443 10673

24 202 SADIK GÜREL 5B 14 6 12,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 5 2,33 7 13 2,67 9 11 5,33 48 41 34,33 253,637 8 24 78 444 10677

25 199 OĞUZ DEMİRTAŞ 5A 9 11 5,33 4 6 2,00 8 2 7,33 3 7 0,67 12 8 9,33 10 10 6,67 46 44 31,33 245,840 8 25 80 455 10926

26 211 ZEHRA YAĞMUR BEYAZIT5B 11 8 8,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 8 12 4,00 10 10 6,67 47 42 33,00 242,750 9 26 81 459 11030

27 236 FURKAN AYTUR 5B 8 1 7,67 2 0 2,00 0 1 -0,33 13 5 11,33 4 2 3,33 27 9 24,00 216,253 10 27 92 507 11872

28 127 BERKAYKÖKCÜ 5C 10 10 6,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 10 10 6,67 10 9 7,00 40 49 23,67 205,377 9 28 96 527 12220

29 227 TUANA AKSOY 5C 12 7 9,67 8 2 7,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 6 13 1,67 8 12 4,00 42 46 26,67 196,087 10 29 99 541 12475

30 229 ZEYNEP KIZILASLAN 5A 10 10 6,67 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 11 9 8,00 8 12 4,00 40 50 23,34 196,053 9 30 100 544 12542

31 232 AYŞE KÖSE 5C 9 11 5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 7 12 3,00 38 51 21,00 168,070 11 31 109 582 13407

32 197 NİSA ÖZTÜRK 5A 12 8 9,33 3 6 1,00 5 5 3,33 3 6 1,00 7 10 3,67 5 13 0,67 35 48 19,00 152,517 10 32 120 612 13923

33 234 ARDA ŞÜKRÜ KILINÇ 5A 13 7 10,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 37 53 19,33 146,307 11 33 124 624 14072

34 181 GÖKÇE NİLSU ÖNDER 5 9 11 5,33 4 5 2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 12 2,00 8 12 4,00 31 56 12,32 110,510 2 34 132 682 15203

35 175 ELİF NAZ KONUKCU 5B 9 11 5,33 2 8 -0,67 3 6 1,00 4 6 2,00 6 14 1,33 6 12 2,00 30 57 10,99 91,857 11 35 140 710 15773

36 209 YUNUS EMRE YILDIM 5B 4 16 -1,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 6 10 2,67 10 9 7,00 29 56 10,34 87,190 12 36 144 716 15911

37 185 HAMZA KÜLCÜ 5C 9 11 5,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 30 60 9,98 84,080 12 37 145 719 15988

38 221 HASAN UMUT KÖKÇÜ 5B 3 6 1,00 9 6 7,00 12 12 8,00 74,740 13 38 150 736 16304

39 191 MEHMET ALİ HEKİM 5B 5 15 0,00 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 9 11 5,33 6 14 1,33 28 62 7,33 65,413 14 39 154 746 16647

40 198 MEHMET CAN TİLKİ 5C 6 14 1,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 6 14 1,33 5 14 0,33 28 61 7,66 49,883 13 40 162 763 17117

41 183 HAMİDEMUSLU 5A 5 15 0,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 10 10 6,67 5 15 0,00 25 65 3,34 46,733 12 41 164 771 17289

42 179 ESMA KICIK 5A 8 12 4,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 7 13 2,67 24 65 2,33 42,063 13 42 167 775 17370

43 2219 ÖMÜR YILDI 5A 7 13 2,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 3 17 -2,67 26 64 4,66 40,533 14 43 168 777 17446

44 188 KAANŞAHİN 5A 6 14 1,33 2 7 -0,33 3 7 0,67 0 8 -2,67 5 15 0,00 8 12 4,00 24 63 3,00 38,963 15 44 170 782 17546

45 203 SEMİHCANKARACA 5A 7 13 2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 3 17 -2,67 28 62 7,33 34,347 16 45 172 785 17613

46 213 ADA BENNU GÜNEY 5C 4 13 -0,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 7 12 3,00 6 14 1,33 24 62 3,33 34,307 14 46 177 794 17695

47 190 KEREM AKAY 5C 9 11 5,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 25 65 3,33 34,307 14 46 177 794 17695
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 5. SINIF MARTI DENEME SINAVI - 6 M 17 OO5 DS 651 205 882 19784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sayısal

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 8,07 5 4 3,88 6 4 4,75 4 6 2,22 11 8 8,71 10 9 7,09 48 40 34,72 290,270

Okul Ortalaması 10 9 7,36 5 5 3,12 5 4 3,71 3 5 1,54 10 9 7,03 10 9 6,63 43 41 29,39 251,670

KATILIMLAR

48 87 ATAHANAKTAŞ 5A 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 17 -2,67 6 13 1,67 22 67 -0,34 0,097 17 48 191 844 18696

49 205 SUDE NUR DAĞLI 5B 6 14 1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 17 -2,67 5 15 0,00 21 69 -2,01

50 216 MEHMET EREN BAĞÇACI5B 3 17 -2,67 1 6 -1,00 0 10 -3,33 2 8 -0,67 1 19 -5,33 11 9 8,00 18 69 -5,00

51 193 ARDA YILDIRIM 5B 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 7 -0,33 3 17 -2,67 3 17 -2,67 20 69 -3,01
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