
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 8. Sınıf Deneme Sınavı 46 565 2218 2218

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. İnk.Tar. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 11,15 9 11 8,94 15 5 14,66 11 9 10,72 11 9 11,28 10 10 10,31 67 51 67,00 380,476

Okul Ortalaması 10 9 10,22 7 13 7,33 15 5 14,76 10 10 9,52 12 8 11,59 10 10 9,91 63 55 63,33 351,522

KATILIMLAR

1 56 NUMAN      BALKANOĞLU    78 18 1 18,00 13 7 13,00 20 0 20,00 17 3 17,00 18 2 18,00 20 0 20,00 106 13 106,00 598,889 1 1 45 190 190

2 199 DİCLE      DEMİR         78A 17 2 17,00 16 4 16,00 16 4 16,00 16 4 16,00 19 1 19,00 18 2 18,00 102 17 102,00 587,222 1 2 52 227 227

3 190 GİZEM      ASLAN         78 17 2 17,00 12 8 12,00 20 0 20,00 17 3 17,00 16 4 16,00 19 1 19,00 101 18 101,00 571,667 2 3 61 275 275

4 230 SZNK       ALMDR         78 16 3 16,00 18 2 18,00 17 3 17,00 15 5 15,00 14 6 14,00 16 4 16,00 96 23 96,00 563,889 3 4 62 295 295

5 17 İLAYDA     KARATAŞ       7 16 3 16,00 15 5 15,00 18 2 18,00 12 8 12,00 16 4 16,00 20 0 20,00 97 22 97,00 544,444 1 5 70 356 356

6 181 BEYZA      ESEN          78B 18 1 18,00 12 8 12,00 15 5 15,00 12 8 12,00 19 1 19,00 18 2 18,00 94 25 94,00 528,889 1 6 81 416 416

7 226 GÜLSELİ    GÜRTOP        78A 15 4 15,00 11 8 11,00 17 3 17,00 15 5 15,00 20 0 20,00 13 6 13,00 91 26 91,00 513,333 2 7 91 475 475

8 206 ÇAĞATAY    AKBAŞ         78B 18 1 18,00 11 9 11,00 17 3 17,00 12 8 12,00 17 3 17,00 16 4 16,00 91 28 91,00 513,333 2 7 91 475 475

9 227 ÇETİN      EROL          78A 14 5 14,00 13 7 13,00 17 2 17,00 14 6 14,00 18 2 18,00 14 5 14,00 90 27 90,00 509,444 3 9 99 500 500

10 195 MEHMET     KICIK         78 10 9 10,00 16 4 16,00 18 2 18,00 13 7 13,00 16 4 16,00 18 2 18,00 91 28 91,00 505,556 4 10 105 519 519

11 177 BERKAN     ÜSTÜN         78 11 8 11,00 13 7 13,00 14 6 14,00 14 6 14,00 16 4 16,00 16 4 16,00 84 35 84,00 474,444 5 11 132 648 648

12 100 AYŞE YAREN AYYILDIZ      78 14 5 14,00 5 15 5,00 18 2 18,00 16 4 16,00 17 3 17,00 14 6 14,00 84 35 84,00 462,778 6 12 138 699 699

13 218 ÜLKÜ SENA  ELMACIO       78A 14 5 14,00 11 9 11,00 18 2 18,00 11 9 11,00 12 8 12,00 13 7 13,00 79 40 79,00 447,222 4 13 149 768 768

14 224 NURAY      AÇIKBAŞGİL    78 14 5 14,00 5 15 5,00 19 1 19,00 14 6 14,00 14 6 14,00 13 7 13,00 79 40 79,00 435,556 7 14 158 808 808

15 18 ELİF       ÇİFTÇİ        78B 11 7 11,00 9 11 9,00 17 3 17,00 12 8 12,00 15 5 15,00 15 5 15,00 79 39 79,00 431,667 3 15 162 817 817

16 127 AYŞENAZ    ASLAN         78B 12 7 12,00 5 15 5,00 17 3 17,00 16 4 16,00 15 5 15,00 12 8 12,00 77 42 77,00 427,778 4 16 164 827 827

17 183 CİHAN      EREN          78 8 11 8,00 10 10 10,00 16 4 16,00 16 4 16,00 13 7 13,00 8 12 8,00 71 48 71,00 408,333 8 17 182 897 897

18 94 ZEKİYE     KİRENCİOĞLU   78A 11 8 11,00 4 16 4,00 17 3 17,00 13 7 13,00 16 4 16,00 11 9 11,00 72 47 72,00 388,889 5 18 202 959 959

19 323 SILA       KORKMAZ       78 16 3 16,00 5 15 5,00 15 5 15,00 7 13 7,00 13 7 13,00 13 7 13,00 69 50 69,00 377,222 9 19 217 998 998

20 403 MURAT      CELİLOĞLU     78A 9 10 9,00 9 11 9,00 17 2 17,00 8 12 8,00 16 4 16,00 11 9 11,00 70 48 70,00 373,333 6 20 220 1016 1016

21 211 SELÇUK     ÇİL           78 11 7 11,00 9 11 9,00 16 4 16,00 8 12 8,00 14 6 14,00 8 12 8,00 66 52 66,00 365,556 10 21 228 1062 1062

22 214 SİNEM NUR  YILMAZ        78A 9 10 9,00 8 12 8,00 16 4 16,00 10 10 10,00 12 7 12,00 9 11 9,00 64 54 64,00 353,889 7 22 237 1110 1110

23 203 ÖMER       ÇOLAK         78B 12 7 12,00 9 11 9,00 17 3 17,00 8 11 8,00 6 14 6,00 4 16 4,00 56 62 56,00 330,556 5 23 270 1232 1232

24 400 İLAYDA     TOSUN         78 6 13 6,00 1 19 1,00 19 1 19,00 11 9 11,00 13 7 13,00 12 8 12,00 62 57 62,00 311,111 11 24 302 1361 1361

25 87 ALİ        AYDIN         78 7 12 7,00 4 16 4,00 18 2 18,00 8 12 8,00 14 6 14,00 10 10 10,00 61 58 61,00 311,111 11 24 302 1361 1361

26 205 RABİA      YILDIRIM      78 11 8 11,00 5 15 5,00 14 6 14,00 7 13 7,00 12 8 12,00 7 13 7,00 56 63 56,00 307,222 13 26 311 1389 1389

27 179 BEYZA      ELKOVAN       78 9 10 9,00 5 15 5,00 14 6 14,00 11 9 11,00 11 9 11,00 4 16 4,00 54 65 54,00 307,222 13 26 311 1389 1389

28 192 İL* DA     BALCIOĞLU     78 11 8 11,00 4 15 4,00 13 7 13,00 8 12 8,00 8 12 8,00 11 9 11,00 55 63 55,00 303,333 15 28 320 1412 1412

29 185 EDANUR     TOPUZ         78 11 8 11,00 1 19 1,00 19 1 19,00 8 12 8,00 9 11 9,00 7 13 7,00 55 64 55,00 291,667 16 29 341 1486 1486

30 229 POLAT      ALEMDAR       78 9 10 9,00 5 15 5,00 16 4 16,00 6 14 6,00 12 8 12,00 7 13 7,00 55 64 55,00 291,667 16 29 341 1486 1486

31 1918 HİBRAHİM  BİLGİÇ        74 7 11 7,00 7 11 7,00 11 8 11,00 7 12 7,00 9 10 9,00 7 12 7,00 48 64 48,00 268,333 2 31 381 1613 1613

32 188 ENES       DUMA N        78 10 9 10,00 4 16 4,00 18 2 18,00 3 17 3,00 8 12 8,00 7 13 7,00 50 69 50,00 260,556 18 32 394 1669 1669

33 197 MUAMMER    AKAY          78A 10 9 10,00 4 16 4,00 14 6 14,00 5 15 5,00 8 12 8,00 2 18 2,00 43 76 43,00 241,111 8 33 427 1784 1784

34 78 KAZIM      ZENGİN        78 3 16 3,00 4 16 4,00 15 5 15,00 6 14 6,00 10 10 10,00 8 12 8,00 46 73 46,00 229,444 19 34 450 1853 1853

35 194 MEHMET     GÜNDÜZ        78B 3 16 3,00 6 14 6,00 15 5 15,00 7 13 7,00 8 12 8,00 3 16 3,00 42 76 42,00 225,556 6 35 463 1876 1876

36 204 ÖMER FARUK EROL          78 8 11 8,00 6 14 6,00 10 10 10,00 5 15 5,00 4 16 4,00 5 15 5,00 38 81 38,00 221,667 20 36 468 1900 1900

37 217 TURGAY     UÇAR          78 7 12 7,00 4 16 4,00 11 9 11,00 8 12 8,00 6 14 6,00 1 19 1,00 37 82 37,00 217,778 21 37 474 1921 1921

38 193 İLKNUR     AKÇA          78 4 14 4,00 3 14 3,00 12 8 12,00 5 14 5,00 6 13 6,00 11 9 11,00 41 72 41,00 206,111 22 38 490 1969 1969

39 178 BERKAY     ŞAHİN         78 8 11 8,00 6 14 6,00 7 13 7,00 3 17 3,00 4 16 4,00 6 14 6,00 34 85 34,00 198,333 23 39 502 2000 2000

40 213 ENES       BALCIOĞLU     78 7 11 7,00 5 15 5,00 14 6 14,00 0 20 0,00 6 14 6,00 5 15 5,00 37 81 37,00 190,556 24 40 515 2046 2046

41 219 ÜMİT       KARAKO CU     78 6 13 6,00 6 14 6,00 12 8 12,00 4 16 4,00 2 18 2,00 3 17 3,00 33 86 33,00 190,556 24 40 515 2046 2046

42 212 SERKAN     ÜSTÜN         78A 3 16 3,00 3 17 3,00 12 8 12,00 9 11 9,00 3 17 3,00 3 17 3,00 33 86 33,00 186,667 9 42 518 2057 2057

43 528 AHMETJR   CENNETOĞLU    74A 5 13 5,00 2 17 2,00 5 14 5,00 9 10 9,00 5 14 5,00 6 13 6,00 32 81 32,00 186,667 1 42 518 2057 2057

44 180 BEYZA      EROL          78B 5 14 5,00 3 17 3,00 7 13 7,00 5 15 5,00 8 12 8,00 4 16 4,00 32 87 32,00 175,000 7 44 533 2103 2103

45 201 MUSTAFA    KANSIZOĞLU    78B 5 14 5,00 6 14 6,00 7 13 7,00 3 17 3,00 5 15 5,00 5 15 5,00 31 88 31,00 175,000 7 44 533 2103 2103

46 176 BATUHAN    YILMAZ        78 4 15 4,00 4 16 4,00 4 16 4,00 4 16 4,00 10 10 10,00 3 17 3,00 29 90 29,00 159,444 26 46 553 2162 2162
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