
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 6. Sınıf Deneme Sınavı - 5 51 470 524 31039

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 9 10,99 11 9 10,63 11 8 11,36 11 9 10,85 10 10 9,66 10 10 9,77 63 55 63,09 371,547

Okul Ortalaması 10 10 9,90 10 10 9,86 11 9 10,82 10 10 10,12 9 11 8,78 8 12 7,57 57 62 57,06 338,105

KATILIMLAR

1 6 BEYZA NUR ŞAHİN 6C 18 2 18,00 19 1 19,00 19 1 19,00 17 3 17,00 15 5 15,00 15 5 15,00 103 17 103,00 610,556 1 1 18 21 795

2 2 AHMET KAHYAOĞLU6C 19 1 19,00 18 2 18,00 19 1 19,00 17 3 17,00 16 4 16,00 12 8 12,00 101 19 101,00 602,778 2 2 24 27 999

3 59 SİNEM ASLAN 6A 16 4 16,00 17 3 17,00 17 3 17,00 17 3 17,00 15 5 15,00 13 7 13,00 95 25 95,00 563,889 1 3 45 49 2412

4 69 YUSUF UTKU GÜZEL6B 16 4 16,00 16 4 16,00 17 3 17,00 18 2 18,00 10 10 10,00 11 9 11,00 88 32 88,00 536,667 1 4 68 75 3699

5 82 BEYZA NUR KOÇ 6A 16 4 16,00 17 3 17,00 16 4 16,00 14 6 14,00 14 6 14,00 11 8 11,00 88 31 88,00 525,000 2 5 80 91 4342

6 46 MURAT BUĞRA GÖREN6C 14 6 14,00 12 6 12,00 19 1 19,00 17 3 17,00 13 6 13,00 12 6 12,00 87 28 87,00 505,556 3 6 93 106 5480

7 42 METİN YILMAZ 6B 13 7 13,00 16 4 16,00 15 5 15,00 17 3 17,00 13 7 13,00 8 12 8,00 82 38 82,00 497,778 2 7 104 117 5960

8 54 S GÜL GÖKGÖZOĞLU6A 14 6 14,00 17 3 17,00 18 2 18,00 12 8 12,00 14 6 14,00 9 10 9,00 84 35 84,00 493,889 3 8 107 120 6208

9 10 E BEDİRHAN KURT 6C 15 5 15,00 15 5 15,00 17 3 17,00 15 5 15,00 13 7 13,00 7 13 7,00 82 38 82,00 493,889 4 8 107 120 6208

10 44 MİNE BAYRAM 6B 15 5 15,00 16 4 16,00 17 3 17,00 13 7 13,00 10 10 10,00 6 14 6,00 77 43 77,00 470,556 3 10 133 147 7799

11 37 MELİKE KAHRAMAN6B 16 4 16,00 11 9 11,00 15 5 15,00 14 6 14,00 12 8 12,00 8 12 8,00 76 44 76,00 455,000 4 11 151 167 8906

12 19 GİZEM KELEŞ 6A 11 9 11,00 16 4 16,00 15 5 15,00 14 6 14,00 10 10 10,00 9 11 9,00 75 45 75,00 451,111 4 12 154 170 9172

13 26 HÜSEYİN CAN 6A 11 9 11,00 11 9 11,00 16 4 16,00 15 5 15,00 16 4 16,00 9 11 9,00 78 42 78,00 447,222 5 13 157 174 9453

14 38 MELİSA SÜMER 6B 15 5 15,00 14 6 14,00 15 5 15,00 12 8 12,00 10 10 10,00 7 13 7,00 73 47 73,00 443,333 5 14 159 176 9766

15 48 ÖMER YÜCEL 6A 12 8 12,00 12 8 12,00 12 8 12,00 14 6 14,00 10 10 10,00 10 10 10,00 70 50 70,00 420,000 6 15 182 202 11576

16 20 HAKKI AY 6B 8 12 8,00 12 8 12,00 15 5 15,00 13 7 13,00 12 8 12,00 12 8 12,00 72 48 72,00 408,333 6 16 194 216 12473

17 21 HALENUR KICIK 6B 14 6 14,00 9 11 9,00 12 8 12,00 12 8 12,00 11 9 11,00 11 9 11,00 69 51 69,00 404,444 7 17 200 222 12741

18 1 AHMET KİRENCİOĞLU6A 15 5 15,00 12 8 12,00 8 12 8,00 13 7 13,00 8 12 8,00 8 12 8,00 64 56 64,00 404,444 7 17 200 222 12741

19 32 KORKMAZ COŞKUN6A 12 8 12,00 14 6 14,00 17 3 17,00 10 10 10,00 9 10 9,00 4 16 4,00 66 53 66,00 396,667 8 19 210 234 13288

20 81 BATUHAN ÇETİNKAYA6A 8 12 8,00 13 7 13,00 13 7 13,00 14 6 14,00 10 10 10,00 8 12 8,00 66 54 66,00 392,778 9 20 215 239 13552

21 27 İREM DEVECİ 6C 14 6 14,00 12 8 12,00 13 7 13,00 9 11 9,00 9 11 9,00 8 12 8,00 65 55 65,00 388,889 5 21 220 244 13852

22 62 TAHİR BAYBURT 6B 13 7 13,00 11 9 11,00 17 3 17,00 7 13 7,00 4 16 4,00 13 7 13,00 65 55 65,00 373,333 8 22 227 253 14985

23 3 DAMLA GEDİK 6C 11 9 11,00 12 8 12,00 12 8 12,00 11 9 11,00 8 12 8,00 8 12 8,00 62 58 62,00 373,333 6 22 227 253 14985

24 30 KADİR BOZDEMİR 6A 12 8 12,00 8 12 8,00 6 14 6,00 13 6 13,00 7 13 7,00 5 15 5,00 51 68 51,00 326,667 10 24 268 296 18404

25 25 HATİCE ARSLAN 6B 11 9 11,00 6 14 6,00 11 9 11,00 11 9 11,00 11 9 11,00 5 15 5,00 55 65 55,00 322,778 9 25 270 298 18679

26 75 İLAYDA KAR CA 6B 10 10 10,00 7 13 7,00 9 11 9,00 9 11 9,00 7 13 7,00 8 12 8,00 50 70 50,00 295,556 10 26 303 336 20714

27 68 YASİN KAHRAMAN 6A 7 13 7,00 10 10 10,00 4 16 4,00 9 11 9,00 10 10 10,00 9 11 9,00 49 71 49,00 291,667 11 27 306 342 21005

28 336 CEMRE YAĞMUR ÇİL6C 8 12 8,00 8 12 8,00 10 10 10,00 8 12 8,00 7 13 7,00 9 11 9,00 50 70 50,00 287,778 7 28 312 348 21298

29 47 MUSTAFA ENVER KÖSE6B 7 13 7,00 7 13 7,00 9 11 9,00 10 10 10,00 7 13 7,00 8 12 8,00 48 72 48,00 280,000 11 29 321 357 21853

30 45 MUHAMMET KAHRAMANOĞLU6B 4 16 4,00 7 13 7,00 10 10 10,00 13 7 13,00 6 14 6,00 6 14 6,00 46 74 46,00 272,222 12 30 330 368 22386

31 13 EMİR MURAT ÇİLEK6C 6 14 6,00 8 12 8,00 11 9 11,00 8 12 8,00 5 15 5,00 7 13 7,00 45 75 45,00 260,556 8 31 341 379 23270

32 12 ELANUR KAHRAMANOĞLU6C 9 11 9,00 10 10 10,00 8 10 8,00 5 15 5,00 5 15 5,00 6 14 6,00 43 75 43,00 260,556 8 31 341 379 23270

33 24 HASAN CAN 6A 7 13 7,00 6 14 6,00 8 12 8,00 11 9 11,00 5 15 5,00 5 15 5,00 42 78 42,00 256,667 12 33 347 386 23549

34 49 ÖZGE KİRENCİGİL 6A 8 12 8,00 8 12 8,00 3 17 3,00 8 12 8,00 5 15 5,00 9 11 9,00 41 79 41,00 252,778 13 34 353 393 23868

35 124 BUSE BAYKAN 6C 8 11 8,00 8 10 8,00 10 9 10,00 4 16 4,00 6 14 6,00 6 14 6,00 42 74 42,00 241,111 10 35 369 409 24792

36 0 HALİL AKAY 6C 4 16 4,00 6 14 6,00 12 8 12,00 7 13 7,00 7 13 7,00 8 12 8,00 44 76 44,00 237,222 11 36 375 415 25066

37 339 YAĞMUR ÖZCAN 6C 7 13 7,00 3 14 3,00 8 11 8,00 9 10 9,00 7 13 7,00 7 13 7,00 41 74 41,00 233,333 12 37 381 421 25326

38 15 EMİRHAN KÜLCÜ 6B 11 9 11,00 3 17 3,00 10 10 10,00 5 15 5,00 5 15 5,00 7 13 7,00 41 79 41,00 233,333 13 37 381 421 25326

39 14 EMIRHAN BAYBURT6C 8 12 8,00 5 15 5,00 7 13 7,00 7 13 7,00 9 11 9,00 4 16 4,00 40 80 40,00 233,333 12 37 381 421 25326

40 53 RESUL ÖZTÜRK 6A 5 15 5,00 7 13 7,00 2 18 2,00 9 11 9,00 10 9 10,00 5 15 5,00 38 81 38,00 229,444 14 40 387 428 25645

41 39 METİN ENES AKTAŞ6A 6 14 6,00 8 12 8,00 7 13 7,00 8 12 8,00 3 17 3,00 5 15 5,00 37 83 37,00 229,444 14 40 387 428 25645

42 271 MEHMET EL OVAN 6B 3 17 3,00 10 10 10,00 9 11 9,00 3 17 3,00 8 12 8,00 6 14 6,00 39 81 39,00 213,889 14 42 403 449 26826

43 51 RECEP KELHÜSEYİNOĞLU6A 8 12 8,00 5 15 5,00 7 13 7,00 5 15 5,00 9 11 9,00 3 17 3,00 37 83 37,00 213,889 16 42 403 449 26826

44 71 ZEHRA KOCAMAN 6C 5 15 5,00 6 14 6,00 5 15 5,00 8 11 8,00 7 13 7,00 5 15 5,00 36 83 36,00 213,889 14 42 403 449 26826

45 5 AZRA ELKOVAN 6C 6 14 6,00 7 13 7,00 6 14 6,00 5 15 5,00 6 14 6,00 5 15 5,00 35 85 35,00 206,111 15 45 413 459 27401

46 337 LEVENT KURU 6C 8 12 8,00 5 15 5,00 10 10 10,00 3 17 3,00 4 16 4,00 5 15 5,00 35 85 35,00 198,333 16 46 423 471 27938

47 23 HAMİDE GÜNEŞ 6C 6 14 6,00 6 14 6,00 4 16 4,00 6 14 6,00 3 17 3,00 4 16 4,00 29 91 29,00 182,778 17 47 444 492 28990

48 16 EMİRHAN YILDIR 6B 4 16 4,00 4 16 4,00 1 19 1,00 6 14 6,00 9 11 9,00 5 15 5,00 29 91 29,00 167,222 15 48 450 501 29814
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49 61 ŞÜKRÜÜ* * AR 6A 2 18 2,00 7 13 7,00 6 14 6,00 4 16 4,00 3 17 3,00 5 13 5,00 27 91 27,00 155,556 17 49 460 511 30284

50 388 CANER KARACA 6C 5 15 5,00 3 17 3,00 2 18 2,00 5 15 5,00 3 17 3,00 7 13 7,00 25 95 25,00 147,778 18 50 463 515 30520

51 7 BEYZANURKARTAL6B 4 16 4,00 3 17 3,00 3 17 3,00 2 18 2,00 12 8 12,00 3 17 3,00 27 93 27,00 140,000 16 51 467 520 30692
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