
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 5. Sınıf Deneme Sınavı - 5 62 457 793 42653

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 8,84 7 8 7,08 9 6 8,70 8 7 8,03 9 6 9,19 7 8 6,81 49 40 48,51 375,737

Okul Ortalaması 9 6 8,85 7 8 6,61 8 7 8,37 8 7 7,58 10 5 9,50 6 9 5,68 47 43 46,60 361,123

KATILIMLAR

1 93 RÜMEYSA AKKAYA 5C 15 0 15,00 14 1 14,00 14 1 14,00 13 2 13,00 14 1 14,00 12 3 12,00 82 8 82,00 642,963 1 1 4 4 426

2 168 ECE NİSA AYDIN 5C 12 3 12,00 10 5 10,00 13 2 13,00 14 1 14,00 14 1 14,00 14 1 14,00 77 13 77,00 585,926 2 2 23 23 2429

3 169 FATİH ÇELİK 5C 13 2 13,00 11 3 11,00 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 10 5 10,00 69 20 69,00 544,444 3 3 43 43 4869

4 43 NEHİR AĞALI 5A 11 4 11,00 9 6 9,00 14 1 14,00 13 2 13,00 13 2 13,00 8 7 8,00 68 22 68,00 523,704 1 4 57 60 6237

5 111 MİRAY ÖZCAN 5C 11 4 11,00 9 6 9,00 10 5 10,00 14 1 14,00 13 2 13,00 10 5 10,00 67 23 67,00 523,704 4 4 57 60 6237

6 120 MURAT ANIL YILMAZ5C 14 1 14,00 10 4 10,00 11 3 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 9 6 9,00 66 22 66,00 523,704 4 4 57 60 6237

7 0 CANSU GÜL 5A 11 4 11,00 8 7 8,00 13 2 13,00 12 3 12,00 14 1 14,00 11 4 11,00 69 21 69,00 518,519 2 7 63 66 6605

8 77 EYÜP ERASLAN 5B 10 5 10,00 13 0 13,00 10 5 10,00 10 5 10,00 15 0 15,00 9 6 9,00 67 21 67,00 518,519 1 7 63 66 6605

9 55 YAĞMUR EROL 5A 13 2 13,00 10 5 10,00 13 2 13,00 11 4 11,00 13 2 13,00 5 10 5,00 65 25 65,00 513,333 3 9 73 77 7003

10 143 OSMAN HATUN 5C 10 5 10,00 9 6 9,00 9 6 9,00 13 2 13,00 13 2 13,00 11 4 11,00 65 25 65,00 502,963 6 10 79 84 7858

11 171 ZEYNEP KÖKCÜ 5C 12 3 12,00 10 5 10,00 10 5 10,00 10 5 10,00 12 3 12,00 11 4 11,00 65 25 65,00 502,963 6 10 79 84 7858

12 170 ALİ İHSAN YILMAZ 5C 12 3 12,00 8 7 8,00 10 5 10,00 11 4 11,00 12 3 12,00 10 5 10,00 63 27 63,00 487,407 8 12 88 99 9250

13 184 HATİCE KÜBRA TÜRKMEN5B 9 6 9,00 10 5 10,00 10 5 10,00 10 5 10,00 13 2 13,00 7 8 7,00 59 31 59,00 456,296 2 13 117 130 12078

14 174 MEDİNE TOSUN 5C 10 5 10,00 9 6 9,00 10 5 10,00 11 4 11,00 11 4 11,00 7 8 7,00 58 32 58,00 456,296 9 13 117 130 12078

15 34 İREM YAYKAN 5A 13 2 13,00 6 7 6,00 12 3 12,00 7 7 7,00 13 2 13,00 10 3 10,00 61 24 61,00 451,111 4 15 121 134 12609

16 35 İSMAİL AKKOYUN 5A 11 4 11,00 8 4 8,00 11 4 11,00 10 5 10,00 13 2 13,00 4 11 4,00 57 30 57,00 445,926 5 16 126 139 13155

17 164 YUSUFEREN FIRTINA5A 12 3 12,00 7 8 7,00 13 2 13,00 8 7 8,00 12 3 12,00 6 9 6,00 58 32 58,00 440,741 6 17 133 147 13627

18 154 SUDE NUR DERELİ 5C 15 0 15,00 4 11 4,00 7 8 7,00 11 4 11,00 11 4 11,00 6 9 6,00 54 36 54,00 435,556 10 18 143 157 14180

19 165 YAĞMUR TURHAN 5C 10 5 10,00 4 11 4,00 12 3 12,00 11 4 11,00 13 2 13,00 8 7 8,00 58 32 58,00 430,370 11 19 151 166 14735

20 96 GAMZE KIZILASLAN5C 12 3 12,00 3 10 3,00 10 5 10,00 10 5 10,00 13 2 13,00 9 5 9,00 57 30 57,00 425,185 12 20 158 173 15255

21 0 MELİKE ÇETİNKAYA5B 11 4 11,00 10 5 10,00 8 7 8,00 8 6 8,00 7 8 7,00 9 6 9,00 53 36 53,00 425,185 3 20 158 173 15255

22 79 FATMA NUR AKBULUT5B 10 5 10,00 9 6 9,00 8 7 8,00 8 7 8,00 13 2 13,00 5 10 5,00 53 37 53,00 414,815 4 22 168 186 16379

23 86 MUSTAFA KARGIN 5B 9 6 9,00 6 9 6,00 12 3 12,00 10 5 10,00 10 5 10,00 6 9 6,00 53 37 53,00 404,444 5 23 175 194 17441

24 31 FURKAN TOPAÇ 5A 10 5 10,00 10 5 10,00 9 6 9,00 8 7 8,00 10 5 10,00 3 12 3,00 50 40 50,00 404,444 7 23 175 194 17441

25 134 NAZLI İREM KAHRAMAN5C 11 4 11,00 6 7 6,00 8 7 8,00 9 6 9,00 11 4 11,00 5 10 5,00 50 38 50,00 394,074 13 25 186 206 18575

26 189 MİNE MELİKE TOSUN5C 10 4 10,00 5 8 5,00 10 4 10,00 8 7 8,00 11 3 11,00 8 7 8,00 52 33 52,00 388,889 14 26 189 212 19140

27 83 MELEK BAYBURT 5B 11 4 11,00 9 6 9,00 11 4 11,00 5 10 5,00 11 4 11,00 3 12 3,00 50 40 50,00 388,889 6 26 189 212 19140

28 8 BERKAY ALTUNTAŞ5A 10 5 10,00 8 7 8,00 9 6 9,00 6 9 6,00 12 3 12,00 5 10 5,00 50 40 50,00 383,704 8 28 196 221 19758

29 67 BÜŞRA SÜMER 5B 7 8 7,00 8 7 8,00 11 4 11,00 6 9 6,00 10 5 10,00 8 7 8,00 50 40 50,00 368,148 7 29 210 237 21453

30 66 BERRA BUSE ERDOĞAN5B 10 5 10,00 5 10 5,00 10 5 10,00 7 8 7,00 14 1 14,00 2 11 2,00 48 40 48,00 362,963 8 30 215 243 22020

31 70 EDANUR AKTAŞGİL5B 8 7 8,00 6 9 6,00 10 5 10,00 9 6 9,00 10 5 10,00 3 11 3,00 46 43 46,00 357,778 9 31 222 251 22591

32 74 EMEL YILAF 5B 10 5 10,00 8 7 8,00 9 6 9,00 6 9 6,00 9 6 9,00 3 12 3,00 45 45 45,00 357,778 9 31 222 251 22591

33 99 EMİR AKÇA 5C 9 6 9,00 5 10 5,00 5 10 5,00 10 5 10,00 9 6 9,00 5 10 5,00 43 47 43,00 347,407 15 33 243 273 23735

34 187 İ BRAHİM DE MİOL U5B 8 7 8,00 9 6 9,00 6 8 6,00 7 8 7,00 10 5 10,00 3 12 3,00 43 46 43,00 347,407 11 33 243 273 23735

35 41 EREN TOKSOY 5A 3 12 3,00 4 11 4,00 6 9 6,00 10 5 10,00 13 1 13,00 9 6 9,00 45 44 45,00 321,481 9 35 279 314 26592

36 60 YİĞİT AHMET YÜKŞEL5A 9 6 9,00 5 10 5,00 5 10 5,00 6 9 6,00 10 5 10,00 7 8 7,00 42 48 42,00 321,481 9 35 279 314 26592

37 65 AYSU NİL LÜSNA 5B 9 6 9,00 4 9 4,00 9 6 9,00 7 5 7,00 11 4 11,00 2 10 2,00 42 40 42,00 321,481 12 35 279 314 26592

38 91 VAHİDE ÇETİNKAYA5B 8 7 8,00 6 9 6,00 8 7 8,00 7 8 7,00 6 9 6,00 5 10 5,00 40 50 40,00 316,296 13 38 290 325 27106

39 163 UTKU AKSOY 5C 6 9 6,00 5 10 5,00 7 8 7,00 6 9 6,00 11 4 11,00 5 10 5,00 40 50 40,00 295,556 16 39 309 347 29350

40 88 FİDAN AYRANCIGİL5A 9 6 9,00 6 9 6,00 9 6 9,00 5 9 5,00 4 11 4,00 4 11 4,00 37 52 37,00 295,556 11 39 309 347 29350

41 162 ŞAZİYE ÜSTÜN 5C 7 8 7,00 4 11 4,00 9 6 9,00 6 9 6,00 8 7 8,00 5 10 5,00 39 51 39,00 290,370 17 41 319 360 29895

42 167 MEDİNE AYDIN 5A 8 7 8,00 3 12 3,00 8 7 8,00 6 9 6,00 9 6 9,00 4 11 4,00 38 52 38,00 285,185 12 42 326 369 30446

43 85 MUHAMMET GÜNDÜZ5B 9 6 9,00 7 8 7,00 7 8 7,00 5 9 5,00 3 12 3,00 3 12 3,00 34 55 34,00 285,185 14 42 326 369 30446

44 11 BEYZANUR MUSLU5A 5 10 5,00 4 11 4,00 10 5 10,00 5 10 5,00 9 6 9,00 5 10 5,00 38 52 38,00 269,630 13 44 340 386 32017

45 95 EMİRHAN TIRIL 5C 5 10 5,00 3 12 3,00 4 11 4,00 8 7 8,00 11 4 11,00 5 10 5,00 36 54 36,00 269,630 18 44 340 386 32017

46 90 ŞEVKET SADRİ HOŞAF5B 6 9 6,00 5 10 5,00 10 5 10,00 5 10 5,00 6 9 6,00 3 12 3,00 35 55 35,00 264,444 15 46 344 391 32546

47 50 NURŞANİ YURTSEVEN5A 9 6 9,00 4 11 4,00 6 9 6,00 4 11 4,00 8 7 8,00 3 12 3,00 34 56 34,00 264,444 14 46 344 391 32546

48 64 AHMET ŞİMŞEK 5B 9 6 9,00 7 8 7,00 4 11 4,00 4 11 4,00 5 10 5,00 2 13 2,00 31 59 31,00 264,444 15 46 344 391 32546

                                                 1 / 2



OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİNOP BOYABAT Cengiz Topel Ortaokulu 5. Sınıf Deneme Sınavı - 5 62 457 793 42653

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. Sos Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler
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Genel Ortalama 9 6 8,84 7 8 7,08 9 6 8,70 8 7 8,03 9 6 9,19 7 8 6,81 49 40 48,51 375,737
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KATILIMLAR

49 33 GÖKHAN ÇAKIR 5A 7 8 7,00 5 10 5,00 6 9 6,00 2 13 2,00 11 4 11,00 5 10 5,00 36 54 36,00 259,259 15 49 350 398 33055

50 40 MERVE ATALAY 5A 5 10 5,00 3 12 3,00 9 6 9,00 7 8 7,00 8 7 8,00 3 12 3,00 35 55 35,00 259,259 15 49 350 398 33055

51 36 KEMAL KARGIN 5A 6 8 6,00 4 11 4,00 5 10 5,00 4 11 4,00 12 3 12,00 4 11 4,00 35 54 35,00 254,074 17 51 355 404 33587

52 73 EFE KARATAY Y 5B 4 11 4,00 6 9 6,00 6 9 6,00 7 8 7,00 4 11 4,00 5 10 5,00 32 58 32,00 254,074 17 51 355 404 33587

53 80 MEDİNE GÜLER 5B 8 7 8,00 5 10 5,00 4 11 4,00 6 9 6,00 5 10 5,00 1 14 1,00 29 61 29,00 248,889 18 53 366 417 34091

54 92 YELİZ AKTAŞOĞLUU5B 5 10 5,00 3 12 3,00 8 7 8,00 6 8 6,00 8 7 8,00 3 12 3,00 33 56 33,00 243,704 19 54 370 422 34573

55 4 BATUHAN ERTAŞ 5A 5 10 5,00 5 10 5,00 3 12 3,00 8 7 8,00 3 12 3,00 3 12 3,00 27 63 27,00 233,333 18 55 377 430 35589

56 28 EMİRCAN KARACA 5 5 10 5,00 4 11 4,00 7 8 7,00 2 13 2,00 5 10 5,00 4 11 4,00 27 63 27,00 197,037 1 56 421 496 38821

57 9 BERRA MENTEŞ 5A 4 11 4,00 8 7 8,00 5 10 5,00 0 15 0,00 6 9 6,00 2 13 2,00 25 65 25,00 191,852 19 57 423 501 39218

58 115 MUHAMMET KANZISOGLU5C 6 9 6,00 3 12 3,00 3 12 3,00 3 12 3,00 4 11 4,00 5 10 5,00 24 66 24,00 186,667 19 58 428 510 39570

59 76 EMRECAN KARAYEMİŞ5B 6 9 6,00 6 9 6,00 2 13 2,00 2 13 2,00 3 12 3,00 3 12 3,00 22 68 22,00 186,667 20 58 428 510 39570

60 159 ŞAZİYE COŞKUN 5C 7 8 7,00 6 9 6,00 4 11 4,00 2 13 2,00 1 13 1,00 1 14 1,00 21 68 21,00 186,667 19 58 428 510 39570

61 89 ŞAZİYE GÜNDÜZ 5B 4 11 4,00 4 11 4,00 6 9 6,00 4 11 4,00 1 14 1,00 3 12 3,00 22 68 22,00 176,296 21 61 441 530 40271

62 182 FATMA ZEHRA MUSLU5B 5 10 5,00 5 9 5,00 0 11 0,00 4 11 4,00 2 10 2,00 3 12 3,00 19 63 19,00 171,111 22 62 444 535 40554
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